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VISTO 

DATA 21 JJ J9  
BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELL que já teve as razões sociais "BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE 

DADOS EIRELI", "BIONEXO DO BRASIL S.A." e "BIONEXO DO BRASIL LTDA.", atualmente com sede à Av. Presidente Juscelino 

Kubitschek, n° .830,7'1 	andar, Conjuntos 71 e 72, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPUMF sob n° 04.069,709/0001- 

02, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada B1ONEXO., 

• 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO VALOR DA LICENÇA DE USO 
E OUTRAS AVENÇAS 

e de outro lado: 

INSTITUTO DE GESTA° E RUMANIZACAO — 1011, inscrito no CNP.I/MF sob o n° 11.65B.570/000446, com nome fantasia de 
Dit 	I IR GÊNCIA DFARUES_DA, com endereço na Cidade de Aparecida de Goiânia localizado na 

R DONA NEQUITA C/ DAO BARBOSA, SfN, baino JARDIM IPIRANDA, Estado da Bebia. CEP: 74.963-121, neste ato representado pelo seu 

representante legal, na forma comentai, infra-assinados, doravante denominada "CONTRATANTE". 

1. Considerando que as Partes pactuaram, Proposta Comercial, ou, Contrato de Disponlbilizaçâo de Plataforma Tecnológica da 

Plataforma RIONEXO  adiante denominado ("Instrumento"); 

H. Considerando que as panes em comum acordo pretendem alterar algumas condições constantes no Instrumento mediante a assinatura 

deste Termo de Ratificação do Valor da LicenÇa de Uso e Outras Avenças ("Termo"), conforme abaixo descrito: 

I. DA RATIFICAÇÃO DO VALOR DA LICENÇA DE USO MENSAL 

IA. As partes neste ato e em respeito à parceria comercial existente, resolvem em comum acordo readequar a tabela de preço da licença mensal 

de uso da solução BIONEXO, tendo como finalidade a preservação do equilíbrio financeiro e obrigacional de parte a parte. 

1.2. Desta forma, o valor da licença mensal de uso será no valor de its 2.2 76.61 (dois mil. duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um 

centavos),  a partir de setembro de 2019, sem prejuízo da aplicação do reajuste contratual para os próximos anos. 

DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE:  

2.1. As Partes neste ato alteram o incide de reajuste previsto no Instrumento passando a ser aplicado o IPCA a partir de setembro de 2020. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

3.1. A CONTRATANTE deverá assinar este Termo e devolver a via fisica por correio com Aviso de Recebimento á BIONEXO no endereço 

constante na qualificação supra aos cuidados do Departamento Jurídico, bem como para o endereço eletrônico 	 o,com) no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias  contados do envio pela BIONEXO, sob pena dos próximos faturamentos permanecerem no CNPJ anterior, sem 

prejuízo de eventual infração contratual por ausência de pagamento, independente de aviso ou notificação prévia. 

3.2. As Partes estão cientes e ratificam que permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições constantes no Instrumento, do qual este 

Termo fica fazendo parte integrante. E assim, por justas e contratadas o CONTRATANTE assina o presente Termo em 2 (duas) vias de igual 

teor e para um só efeito, juntamente com as 2 (duas) testemunhas. 

São Paulo, 05 de setembro de 2019 

alhaLlLOA,542.; ca  rocgtowr- 
BIONEXO DO BR4L SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI 
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Grid Oracilla Alves <oracIlia.alves©leaoutsourcing.com.br> 

Fwd: NEGOCIAÇÃO CORPORATIVA BIONEXO 
1 mensagem 

    

     

     

Oracilla Alvos coracilia.alyes@leaoutsourcing.com.br> 	 11 de setembro de 2019 13:10 
Para: caria.borges@igh.org.br  

------- Forwarded message ------ 
De: Vago farias stiago.farias@igh.org.br> 
Date: ter, 10 de set de 2019 ás 10:44 
Subject: Fwd: NEGOCIAÇÃO CORPORATIVA - BIONEXO 
To: laurIzete conceicao alaudzete.conceicao@igh.org.br>, diego vilela <diego.vitela@igh.org.br>, gabriela coelho 
<gabriela.coelho@igh.org.br>, oracilia eives coracita.alves@igh.org.br> 

Para conhecimento. 

	 Forwarded message ------ 
De: tiago farias atiago.farias@igh.org,br> 
Date: ter, 10 de set de 2019 as 09:46 
Subject: NEGOCIAÇÃO CORPORATIVA - BIONEXO 
To: bago farias <tiago.farias@igh.org.br> 
Cc: Roseli Santos croseii.santos@igh.org.br>, juliana safira° lullana.paixao@igh.org.br>, Elza Zacarlas <eiza.zacarias@igh.org.br>, 
João Neto <ficao.neto@igh.org.br>, danieia sultana <danielnaantana@igh.orgicr>, Edivan Celestino aediyan.celestino@igh.org.br>, 
Laryssa.barbosa <Layssatarbosa@igh,org.br> fillpe santos <filiposantos@igh.orc.br>, ~que flor <manicue.fior@igh.org.br>, eliana 
ferreira seliana.ferreiradiligh.org.br>, Jarbas Ferreira <jarbas.ferreire@igltorg.br>. mareio gramosa gyarcio.gramosa@igh.orgtr>, 
claudio cavaicante aclaudio.cayalcante@lgh.org.br>, Marcelo Assemany <marcelo.assemany@igh.org.br>, jaqueline roddgues 
<jaqueline.rodrigues@igh.org.br>, mera souza amara.souza@tigh.org.br>, tais fraga alltaisiraga@igh.org.br>, ana xavler 
<anaxavier@igh.org.br>, elen medeiros <elen.medeiros@igh.org.br>, ana narina <ana.caribe@igh.org.br>, marcela silva 
cmarcelasllya@igh.org,br>, cedro muricy <pedro.muricy@igh.org.br>, Sigevaido Santana asIgevaido.santana@igh.org.br> 

Prezados, bom dial 

Foi realizada negociação e readequação dos contratos do IGH Brasil com a plataforma bionexo, com base no Porte da Unidade Hospitalar 
x Volume financeiro transacionado/Mês. Além disso, a mensalidade do Contrato de Capim Grosso foi rateada entre as Unidades de 
Salvador conforme alinhado previamente na reuniEo de gestores, na matriz. 

VALORES NEGOCIADOS: 

l 	I 	. 
10 	ias",  me • 

70, 544 41 aso 270400,  23 ra £4704 	RI 1145 66 44. 34 4 01314.449414 
1144 20J2 244344 I e 11.34 Onwitlpi 43 QPAWatAC RI 1 t14155 44 tew 

21202 11  Oe. 322314/21.33 1.144. 41441341433 Caiava* A nt . 312 42 	143 Tm /6 /4 4: e Kl 0433 
. 	242411 4. aS112704001.33 41442•44 4 M 

VW-04221,4 
1532.42 	RI e ia 

1 445.1.45 
44 
42 

11244  4445224i eu. 4,444o40, Zo 1 til u 	si 1•34 e 2111244 44 
'rei o Mi ~ema treAcAscgs fl 1?l1e4 	RI t e in 43 44 çge.44 MI 194,11. 
r41127 11 no 27044301432 	upAVioui ,9— 1 1 	RI 114335 .4. 1411.4 e telhetUt 24.441 I 	4 A ZONANCRTE RI 

e 

1411 a 44 

44434 

1 	1 	4 3•250 Mamem emp. 00 RI 4R2 	RI 3 444121 224441•431 
333Sl!t M17t001-33 M4hr4iley.2544 24.12.00044111344113•42 114 AS 341411

1  
t4/ 

2544112/11 	04 e 
I 

4It1*7KOØ Z30flRI 227W244tee901  
21291 	41111410700012444 21E213 	141 23,21  

IP-1114•1  
ed4P301 

2n,.. 444 4144. 7 	_ 4/122~043.42 Senhos 1 	MI 1 TMele _Wieesel 
4p MOI coonr~reeia Vie..mea•M/1-4a0M1.  ~Se 2 
11,11,  ÇO 

O faturamento desse mês já está com o valor apresentado na planilha e o documento para aditivo está sabre análise do setor jurídico da 
matriz para posterior assinatura do superintendente. 

Ressalto alguns pontos importantes da parceria com a plataforma bionexo: 

1. Os contratos do bionexo com o IGH não sofreram reajustes nos últimos anos; 



Além da agilidade nos atendimentos, os relatórios que são disponibilizados protegem o Instituto de qualquer possibilidade de 
notificação dos órgãos Fiscalizatódos; 
Talvez por ser a P plataforma de compras Hospitalar no Brasil, essa ferramenta tem um número expressivo de fornecedores 
cadastrados, a que facilita a atuação do IGH em todo o território nacional; 
Nas Implantações de novas unidades, o IGH Já entra utilizando a plataforma, agilizando as compras e ratificando transparência nos 
processos; 
Realiza treinamentos via Skype sempre que solicitado aos novos compradores do Instituto; 
Com o Consolidador, o Instituto economiza com a contratação de equipe; 
Essa plataforma faz a Governança Regulatória dos documentas dos Fornecedores que participam das cotações. 

Qualquer dúvida estou a disposição. 

Atenciosamente, 

g ig 	
a .....as-... 

iliFittree" 	1 Trialltr,„,.,, 	tne 
Ó —1.,... 

Atenciosamente, 

 

lago Fanas 

 

Atenciosamente, 

1:2/Ikssinatura IGH a serviço 

Oracilla Alves 
Supervisora de Contratos 
E-mail: oracilitelvesffilearnitseurcing com.lor 
Tel: 71)3277-0850 / 3023-0502 
Celular Corporativo: (71) 99115-6354 
htlp Owwwileaconsultorla com br 

Observação: 
O e-mall oracilla.alves@igh.org.br  será descontinuado. 
Necessário utilizar o novo endereço oracilia.alves@leaoutsourcing.com.br  
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